Sandra Viviana Muihoz

De: Fredy Gabriel Hernandez Gutierrez

Enviado el: jueves, 29 de mayo de 2025 9:18 a.m.

Para: Arleth Patricia Saurith Contreras; Sandra Viviana Mufoz

cc: Jorge Tulio Cubillos Alzate; Wilber Hernando Abril Saavedra
Asunto: RE: ESTIMACION DE PRESUPUESTO LICENCIAMIENTO OFFICE

Apreciada Sandra Viviana,

Desde la Subdireccidn Financiera, una vez revisado el estudio de mercado, para adelantar el proceso de contratacién que tiene
por objeto: "Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de
Agregacion de demanda para la Secretaria General." se determind que, una vez revisada las 3 cotizaciones adjuntas al estudio
de mercado, se evidencia que a través del calculo de la media geométrica, se logré determinar los valores de precios techo
gue se ajustan al proceso.

El presupuesto asi establecido en el estudio de mercado es ajustado a las necesidades contractuales, por lo tanto, desde la
Subdireccion Financiera se da el aval para continuar las demas actividades precontractuales y contractuales requeridas
para continuar con el proceso.

Cordial saludo.
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De: Sandra Viviana Mufioz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: miércoles, 28 de mayo de 2025 18:59

Para: Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>; Wilber Hernando Abril Saavedra <whabriel@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Fredy Gabriel Hernandez Gutierrez <fghernandez@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: ESTIMACION DE PRESUPUESTO LICENCIAMIENTO OFFICE

Cordial saludo Estimados.,
Dado que se realizd ajustes requeridos por la Direccién de contratos, remito los documentos en version final.

Quedo atenta

De: Sandra Viviana Mufioz

Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2025 12:06 a. m.

Para: Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>; Wilber Hernando Abril Saavedra <whabriel@alcaldiabogota.gov.co>
CC: Fredy Gabriel Hernandez Gutierrez <fghernandez@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: ESTIMACION DE PRESUPUESTO LICENCIAMIENTO OFFICE

Cordial saludo.,

De manera atenta se solicita el aval financiero de la estimacion de presupuesto para el proceso de contratar los productos y servicios Microsoft. Asi las cosas se
adjuntan los estudios previos con el fin que se dé el aval respectivo del presupuesto Oficial del proceso.



Quedo atenta

SANDRA VIVIANA MUNOZ
CONTRATISTA

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

Secretaria General

Alcaldia Mayor de Bogota

Tel: (671) 381 3000 Ext.1168



